Maria Yenifer Prada Peia

De: Maria Isleana Morales

Enviado el: viernes, 8 de marzo de 2024 11:31 a. m.

Para: Maria Yenifer Prada Pefia

CC: Ivan Javier Gomez Mancera

Asunto: RE: DOCUMENTOS MODIFICACION CONT.787 OC-123163

Datos adjuntos: 2-2024-7387_1 SOLICITUD PRORROGA.pdf; ACEPTACION ADICION O.C 123163.pdf;

C.C. DIGITAL MANUEL ANGELLO MORENO.pdf; Certificado de Existencia y Rep Leg
01.03.2024.pdf; HISTORIAL PAGOS 787.pdf; INFORME PARCIAL SUPERVISION
CONT.787.doc; JUSTIFICACION MODIFICACION No CTO 787-2023.docx;
PSMFormato_CDP0000543661.pdf; Solicitud-Modificacion-123163.pdf

Buen dia Dra. Yenifer

Se revisaron los documentos anexos del evento 123163 contrato 4233100-787-2023 esta conforme a
lo requerido para proceder a la adicién segun la norma, por lo que se da el aval Financiero para suplir
la necesidad del servicio segln lo requerido por la Entidad.

Quedamos atentos

Cordialmente,

MARIA ISLEANA MORALES DiAZ
PROFESIOMAL ESPECIALIZADO

BOGOT SUBDIRECCION FINANCIERA,
Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota

Tel: (571) 381 3000 EXT: 1867

De: Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de marzo de 2024 11:17

Para: Maria Isleana Morales <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: DOCUMENTOS MODIFICACION CONT.787 OC-123163

Cordialmente,

N, SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS
Alzaomiron: ’ BOGOT’\ Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430
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De: Maria Yenifer Prada Pefia
Enviado el: jueves, 7 de marzo de 2024 7:12 p. m.



Para: Maria Isleana Morales <mimorales@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: DOCUMENTOS MODIFICACION CONT.787 OC-123163

Buenos dias Maria Isleana
¢ Por favor me ayudas con el aval financiero para poder adicionar estar érdenes de compra?

Cordialmente,

MARIA YENIFER PRADA PENA —
| SUBDIRECTORA TECNICA "6‘
[, SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 3.
AEaLBANATY BOGOT,\ Secretaria General - Alcaldia Mayor de Bogota ™ SBS
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430

De: Doris Janneth Raquira Lopez <djraquira@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2024 4:44 p. m.

Para: Maria Yenifer Prada Pefia <myprada@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: DOCUMENTOS MODIFICACION CONT.787 0OC-123163

Cordial saludo jefe

Remito documentos modificacion contrato 787-2023 OC-123163 para su revision y
radicacion por SIGA ya que en el momento no cuento con acceso al sistema.

Quedo atenta a observaciones

Cordialmente,

DORIS JANNETH RAQUIRA LOPEZ P
SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS \1

n@m ‘ BOGOT’\ Secretaria General - Alcaldia Mayor de % ene
DE BOGOTA DT,

Bogota
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430

La informacidn aqui contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta estrictamente prohibida su utilizacién, copia, descarga,
distribucion, modificacion y/o reproduccion total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota, pues su
contenido puede ser de caracter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibié esta informacion por error, por favor contacte en forma
inmediata a quien la envid, borre este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaria General de la Alcaldia Mayor
de Bogota no es responsable por la informacién contenida en esta comunicacion, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca
nuestra politica de proteccion de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-
acceso-la-informacion-publica/politicas




